COPELI - Licitagoes

De: Bauer Licitagdes <contato@bauerlicitacoes.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 30 de setembro de 2022 09:36

Para: COPELI - Licitacoes

Assunto: Re: Pregdo 100/2022

Vocé ndo costuma receber emails de contato@bauerlicitacoes.com.br. Saiba por que isso é importante

Prezados, bom dia.

Irei encaminhar um email logo a seguir, que traz a nota fiscal referente aos servicos constantes do atestado da presidéncia.

Naquela nota, consta o valor de R $30.409,00 para os servigos de traducdo simultinea.

Embora ndo conste o quantitativo de eventos, consta em nossos registros que tais servicos foram realizados na forma de atendimento diario, superando,
portanto, em muito o necessario para nossa habilitacdo. Tais informacdes podem ser verificadas em diligéncia junto ao referido 6rgao, e até mesmo pelo valor
da nota, que mesmo em 2014, ja traz um valor que condiz com a quantidade de servicos que foram realizados.

Atenciosamente,

Em qui., 29 de set. de 2022 as 20:07, COPELI - Licitacdes <licita@senado.leg.br> escreveu:

Prezado Licitante,

Qual o prazo necessario para apresentacdo da documentacdo complementar?

Atenciosamente,



Comissdo Permanente de Licitacdo
Senado Federal | SADCON | COPELI

Av. N2 | Bloco 16 | CEP 70165-900 | Brasilia/DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036

P4 licita@senado.leg.br

De: Bauer Licitagdes [mailto:contato@bauerlicitacoes.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 29 de setembro de 2022 17:28
Para: COPELI - LicitagOes <licita@senado.leg.br>

Assunto: Re: Pregdo 100/2022

Vocé ndo costuma receber emails de contato@bauerlicitacoes.com.br. Saiba por que isso é importante

Em complemento ao email, apds verificarmos que houve a recusa da proposta, estamos nos baseando no prazo concedido, que se encerrava as 17:27, o qual
solicitamos prorrogacdo do prazo antes de seu encerramento.

Em qui., 29 de set. de 2022 as 17:24, Bauer Licita¢des <contato@bauerlicitacoes.com.br> escreveu:

Prezados, boa tarde

Solicitamos a prorrogacao do prazo para complementar as informacdes solicitadas no pregao referenciado, referente a empresa RBT Eventos.
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Devido ser um atestado datado referente a servigos prestados ha 8 anos, estamos com dificuldades na obtencdo da informacao de quantos eventos diferentes
efetivamente foram realizados.

Atenciosamente,

= Matheus Bauer
Diretor

Bauer Licitacbes

(48) 991511154

contato@bauerlicitacoes.com.br

www.bauerlicitacoes.com.br

Rua José Victor da Rosa, 224, 701, Sdo José/SC



= Jéssica Trede
Consultora em Licitacdes

(48) 9 91511154

contato@bauerlicitacoes.com.br

www.bauerlicitacoes.com.br

Rua José Victor da Rosa, 224, 701, Sdo José/SC



] Matheus Bauer
Diretor

Bauer Licitacoes

(48) 9 91511154

contato@bauerlicitacoes.com.br

www.bauerlicitacoes.com.br

Rua José Victor da Rosa, 224, 701, Sdo José/SC



