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Felipe Guimaraes Cortes

De: Fernando Kiss Campos
Enviado em: terça-feira, 21 de dezembro de 2021 11:53
Para: COPELI - Licitações
Cc: Rodrigo Galha
Assunto: Re: DILIGÊNCIA - PE 099.2021 - SENADO FEDERAL | MEDVITALIS SERVIÇOS 

LTDA 
Anexos: V2 PE 99_2021 - MEDVITALIS (item 2).pdf

Prezado Felipe, bom dia, 
 
Não há ressalvas a opor à segunda versão de planilhas apresentadas pela MEDVITALIS SERVIÇOS LTDA para 
o item 2 do pregão n° 99/2021. 
O preço global anual ficou em R$ 20.722.119,12 (vinte milhões, setecentos e vinte e dois mil, cento e 
dezenove reais e doze centavos), o que representa um deságio de 3,75% em relação à estimativa calculada 
para o processo (normal, sem desoneração). 
O fator K ficou em 2,25, despesas administrativas e lucro representam, respectivamente, 0,54% e 0,79% do 
preço total. 
Deverá ser recolhida, a título de DGBM, a importância mensal de R$ 239.174,87 (duzentos e trinta e nove 
mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos). 
 
Permaneço à disposição. 
 
Att., 
 
Fernando Kiss Campos 
SELESC/COCVAP 
 
 

De: COPELI - Licitações 
Enviado: terça-feira, 21 de dezembro de 2021 10:12 
Para: Fernando Kiss Campos 
Assunto: ENC: DILIGÊNCIA - PE 099.2021 - SENADO FEDERAL | MEDVITALIS SERVIÇOS LTDA  
  
Caro Fernando, bom dia! 
  
Encaminho, para análise, a 2ª versão da proposta e das planilhas da empresa MEDVITALIS para o ITEM 2 do PE 
99/2021. 
  
Obrigado, 
  
Att. 
  
Felipe Guimarães Côrtes 
Pregoeiro 
Comissão Permanente de Licitação 
Senado Federal | Sadcon | Copeli 
Av. N2 | Bloco 16 | 1º pavimento | CEP 70165-900 | Brasília/DF 
Telefone: +55 (61) 3303-3028 
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De: Camila Santana <camila.santana@medvitalis.com.br>  
Enviada em: terça-feira, 21 de dezembro de 2021 10:07 
Para: COPELI - Licitações <licita@senado.leg.br> 
Assunto: DILIGÊNCIA - PE 099.2021 - SENADO FEDERAL | MEDVITALIS SERVIÇOS LTDA  
  
Prezado Pregoeiro Felipe, 
  
Em atendimento a vossa solicitação, foram realizadas as alterações na planilha referente as férias, EPI e vale 
alimentação. Porém, desde já informo que infelizmente não conseguimos atender na sua totalidade o valor do vale 
alimentação, para não majorar o valor ofertado na fase de lances, porém conseguimos chegar ao valor de R$ 26,00 
por colaborador.  
  
Caso haja alguma dúvida, ou solicitação, estamos a disposição para colaboração no andamento ao processo 
licitatório.  
  
At.te, 
  

 

Camila Santana 
Assistente de Contratos e Licitações 

  21 3269-7226 
  camila.santana@medvitalis.com.br    www.medvitalis.com.br 

   
  

Por favor, considere o meio ambiente, antes de imprimir este e-mail. 
  


